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R: Rimlfégfglcﬁrgv@ﬂw 1306039498304725283685622

Valido

dal 10/08/2020 al 10/08/2023

C.0.|. BohabE§rHarBtNG GBlfana <info@coivision.com>
gio 24/11/2022 09:27

A: Marco Risa <m.risa@asl.rieti.it>

Buon giorno,

riformuliamo il prezzo comprensivo di spese di spedizione:

codice descrizione prezzo Q.ta Totale
62.018.00 | EXOFTALMOMETRO di HERTEL 570,00 570,00
spese spedizione ed imballo 9,50
Imponibile 579,50
IVA 22% 127,49
totale 706,99

validita prezzi 17/12/2022 - pagamento 30gg df bonifico bancario su CC dedicato

Materiale da ordinare in Germania consegna solitfamente in 10/15 gg lavorativi.

La scheda tecnica & pubblicata sul sito sotto il prodotto o nella sezione “schede tecniche”

https://www.coivision.com/it/shop/misurazione-vista/diagnostica/exoftalmometro-hertel-detail

Distinti saluti
C.O.L

Da: Marco Risa [mailto:m.risa@asl.rieti.it]

Inviato: giove

di 24 novembre 2022 9:14

A: C.0O.l. Compagnia Ottica Italiana <info@coivision.com>
Cc: Germole Antonino <a.germole@asl.rieti.it>
Oggetto: R: Richiesta preventivo

Buongiorno, si chiede di fornire un preventivo comprensivo delle spese di trasporto (Comune di

Rieti) e dei tempi di consegna, oltre alla scheda tecnica dello strumento.

Cordiali saluti

Ing. Marco Risa

ASL Rieti

U.0.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA
Tel. 0746/279775

Da: C.O.l. Compagnia Ottica Italiana <info@coivision.com>
Inviato: mercoledi 23 novembre 2022 11:33
A: Marco Risa <m.risa@asl.rieti.it>
Oggetto: R: Richiesta preventivo

Buon giorno,

frattandosi di richiesta generica frascriviaomo di seguito il prezzo richiesto; qualora foste poi interessati

all'acquisto pofremo procedere con l'invio del preventivo formale

codice

descrizione

prezzo €

62.018.00

EXOFTALMOMETRO di HERTEL

570,00

validita prezzi 17/12/2022

i prezzi si intendono IVA, imballo e trasporto esclusi



https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.coivision.com%2Fit%2Fshop%2Fmisurazione-vista%2Fdiagnostica%2Fexoftalmometro-hertel-detail&data=05%7C01%7Cm.risa%40asl.rieti.it%7Ce3d12fc3977641b7c3b708dacdf5b157%7C8d52b5b28acd4e4591147e4aef7f9c18%7C0%7C0%7C638048752384202780%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kv0dK%2FZMXVP%2FX1xPXegrDbzHFBi4YTngHl5yyMga1GA%3D&reserved=0
mailto:info@coivision.com
mailto:m.risa@asl.rieti.it

pagamento con bonifico a 30 ggdf

L'attrezzo non contiene parti consumabili.

Con i nostri distinti saluti
C.O.l. sl

Da: Marco Risa [mailto:m.risa@asl.rieti.it]
Inviato: mercoledi 23 novembre 2022 10:53
A: info@coivision.com

Cc: Germole Antonino <a.germole@asl.rieti.it>
Oggetto: Richiesta preventivo

Buongiorno, si chiede un preventivo per la fornitura di un esoftalmometro, da destinare alla ASL di
Rieti. Si chiede inoltre se il dispositivo necessita di consumabili.

Cordiali saluti

Ing. Marco Risa

ASL Rieti

U.0.S.D. Ingegneria Biomedica Clinica e HTA
Tel. 0746/279775

Ai sensi dell’'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE La informiamo che la presente e-mail proviene dall’Asl di
Rieti e s’intende inviata per scopi lavorativi. Per tale ragione non é possibile garantire che, rispondendo alla
stessa, il contenuto venga visualizzato esclusivamente dal soggetto cui e indirizzata la risposta. Si precisa che
le informazioni contenute in questo messaggio sono confidenziali, riservate e a uso esclusivo del destinatario.
Qualora lo stesso Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo immediatamente senza farne uso
ulteriore dandocene, gentilmente, comunicazione.

Grazie.

Pursuant to Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679, we inform you that the hereby e-mail comes from Asl
of Rieti and is intended to be sent for working purposes. For this reason it’s not possible to guarantee that, by
answering to it, the content will be only shown to the individual towards it’'s addressed. We specify that the
information contained in this message are confidential, privileged and for the exclusive use of the addressee. If
you have received this e-mail message in error, please delete it inmediately without using it any further and
kindly notify us.

Thank you.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE La informiamo che la presente e-mail proviene dall’Asl di
Rieti e s’intende inviata per scopi lavorativi. Per tale ragione non € possibile garantire che, rispondendo alla
stessa, il contenuto venga visualizzato esclusivamente dal soggetto cui € indirizzata la risposta. Si precisa che
le informazioni contenute in questo messaggio sono confidenziali, riservate e a uso esclusivo del destinatario.
Qualora lo stesso Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo immediatamente senza farne uso
ulteriore dandocene, gentilmente, comunicazione.

Grazie.

Pursuant to Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679, we inform you that the hereby e-mail comes from Asl/
of Rieti and is intended to be sent for working purposes. For this reason it’s not possible to guarantee that, by
answering to it, the content will be only shown to the individual towards it’'s addressed. We specify that the
information contained in this message are confidential, privileged and for the exclusive use of the addressee. If
you have received this e-mail message in error, please delete it immediately without using it any further and


mailto:m.risa@asl.rieti.it
mailto:info@coivision.com
mailto:a.germole@asl.rieti.it

kindly notify us.
Thank you.
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